AZIENDA PER LA MOBILITA NELLAREA DI TARANTO S.p.A.
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AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 049973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita [VA e n® di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € R.IBI.8R1,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO
GESTIONE ESERCIZIQ N. ORDINATIVO DATA COD.CASSA COD.CASSA IMPORTO ORDINATIVO
2020 2.026 08/09/2020 500,00

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO

DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

NOVELLING MICHELE

70
Partita IVA: C.F. NVLMHL72M05L049Q
CC 13,31.0100;
DICONSI EURQ: cinquecento e xx / 100
PAGAMENTO: Bonifico
CREDITO EMILIANG SPA 1BAN: ITO6M0203215800010000220633

CAUSALE DEL PAGAMENTD

NOVELLINO MICHELE: ANTIC. SU RETRIB. 13esima 2020

PAGAMENTO FATTURE N,

PROT.13529/20

RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

IMPORTO LORDO 500,00
TOTALE RITENUTE 0,00
IMPORTO 500,00
CASSA CASSA ‘
IMPORTO LORDO 500,00

PREVISIONE

ESTREMI DELIBERA

PROG. ORDINATIVI EMESSI

DISPONIBILITA'

TABILITA'

zﬂiw.vo ) TTORE IL PRESJDENTE
|




Taranto,

AL PRESIDENTE
AZIENDA AMAT.
SEDE

Io sottoscritto QQJIQD-M hﬂ ZIJldipendeme di codesta azienda con Ia

qualifica di —QAQ“)-—;&-C »a seguito di sopraggiunti ed imprevisti impegni di
carattere familiare, con la presente invito la S.V. a concedermi un anticipo di stipendio di Euro

5 QO, €O  da congungliare:

Sulle competenze della 14” mensilita

Sulle competenze della 13~ mensilita )}gzg
Sulle retribuzioni del mese di

Chiedo che Ja somma venga canalizzata sul mio conto corrente al seguente iban;

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0013529/2020 del 03/09/2020 09:39:33

Nella certezza che la presente sara oggetto di considerazione da partedella S.V.,

doverosamente ringrazio e porgo distinti saluti.
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Taranto,

Spett.

Monte Paschi di Siena
pec: centro.enti.bari@postacert.gruppo.mps.it
e p.C. maurizio.mariani@mps.it

Inviata solo per pec.

Oggetto: richlesta richiamo bonifico

Con la presente si richiede il richiamo del bonifico lavorato i 16 settembre
2020, intestato a Novelino Michele, intestatario de! confo corente n°220633,
aperto presso I'lsfituto di Credito Credem, filiale di Taranto, piazza Giovanni XX,
n°7/A IBAN: ITOM0303215800010000220633.

I citato bonifico ha il seguente numero identificativo di transizione 1
A102766702501030481580015800[T e dello stesso si allega una copia. —_—

iy Y A . Azienda per [a Mobifita nellArea di Taranto Sp.A.
e . Societd per Azioni con Sceio unico soggetta a direzione & coordinamento da parte de! Comune dl Taranto
MOBILITA _ Via Cesare Battist], 657 — 74121 Taranto / 099 7356131 — Eax 059 7734247

www.amat.taranto,it — amat@amat.ta.t ~ PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.VA e N* iscrizione al Reglstro imprese di Taranto 00146336733 - Caphtale Saciale € 2.340,463,00 int. vers.
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BANCA MONTE DEI PASCEI DI SIENA S.P.A.

Dettaglic di Bonifico SEPA

PasKRey aziendaonline Base

Stato Disposizione
Data Creazicne
Data Esécuzione

Transaction ID {TrnID)

Ordinata

10/09/2020

08/09/2020
Al1027667025010304815800158001T

Beneficiario

Importo

Conto di accredito

NOVELLINO MICHELE

500,00 EUR

IT06-MD30-3215-8000~1000~0220-633

Conto di addebito

Causale Nr. Rata 1 Doc.PROT.13529/20 NOVELLINO
MICRELE: ANTIC. SU RETRIB. l3esima 2020 /
Ordinante Azienda Mobilita Area Taranto SpA

ITi8-1010-3015-8010~0000-1484-939
CONRTO ORDINARIOQ




Fwd: I: richiamo bonitico

1di2

Oggetto: Fwd: 1: richiamo bonifico

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>
Data: 14/10/2020 13.51

A: <amat@amat.ta.it>

-------- Messaggio tnoltrato ---—----
Oggetto:l: richiamo bonifico
Data:Wed, 14 Oct 2020 08:16:33 +0000
Mittente:FINOCCHI ANNA GRAZIA (MPS-09601) <annagrazia.finocchi@mps.it>
A:Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>
CC:MARIANI MAURIZIO {MPS-01002) <maurizio.mariani@mps.it>

Da: BO ESTERO PAGAMENTI BANCA MPS <boesteroga1ments@mp
Inviato: mercoledi 14 ottobre 2020 09:55

-A: FINOCCHI ANNA GRAZIA (MPS-03601) <annagrazia. ﬁnocchl@mgs it>

Cc: MARIANI MAURIZIO (MPS-01002) smaurizio. mariani@mps.it>; BO ESTERO PAGAMENT! - BANCA

MPS <boesterngaymen @mps.it>
Oggetto: R: richiamo bonifico

Buonglorno,

in allegato messaggio Camt.029 Resolution of Investigation di diniego alla restituzione dei fondi da
parte della banca beneficiaria alla Vs. richiesta di restituzione fondi
con causale NOAS = No Answer From Customer.

Consideriamo concluso il nostro intervento e chiudiamo la pratica,
Cordiali Saluti

Caterina Corigliano

Fruendo SRL

Amministrazione Pagamenti Estero
Via Caboto 26 - Firenze

. B S R o A Ty g AL RO e M T oot o0 51 5 e e et rone g

Da: FINOCCHI ANNA GRAZ?A (MPS-09601}
Inviato: venerdi 18 settembre 2020 11:44
A: BO ESTERD PAGAMENTI - BANCA MPS
Ce: MARIANI MAURIZIO (MPS-01002)
Oggettn: richiamo bonifico

wLa presente per. rlchiedem dI nchtamare dalla. corrispondente il bonifico.indicato, su indicazione «« e i o - whusmin e

dell'ordinante:

14/10/2020 14.15



Fwd: Erichiamo bonifico

euro 500,00
a fav di Michele Novellino
iban it 06 m 03032 15800 010000220633 7
banca CREDITO EMILANO SPA -
eseguitoil 15920
.. ... valuta beneficiario 16920 . . _. __ __ -
COD RIF 0000503187581
CC Dt ADDEBITO 14849,39.

Restiamo in attesa di vs. riscontro

Anna Grazla Finocchi

Addetto Staff Supporto Operativo
Filiale Taranto 9601

Viale Magna Grecia 76/78

74121 Taranto

TEL 038 7706231

annagrazia.finocchi@mps. it

Non stampare questa e-mail.

Questo documento e' formato esclusivamsnte per il destinatario. Tutte la informazioni i contenuds, compresi eventuali allegall, gono soggetts &
riservalezza ai sensi della vigente normativa in materia di privacy & quindi ne ¢ probila l'utizzazione, Se avele ficevuln per erore questo
messaggio, Vi preghlamo cortesements di contattare immediatamente Il mittente e canceltare Ia e-mail. Grazie, !

‘Piease don't print this e-mail.

Caonfidentiality Notice - This e-mail message Including any attachments is for the sola use of the imtendad reciplent and may contaln confidential 1
and privileged Information. Any unauthorized review, use, distlosure or distribution is prohibited. I you are not the' Infended reciplent, plsase i

contact (he sender by raply e-mail and destroy all coples of the original message,
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