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Direttore Amministrativo AMAT S.p.A.

Da: Direttore Amministrativo AMAT S.p.A. <carallo@amat.ta.it>
Inviato: mercoledi 6 aprile 2016 12.39

A: 'Ufficio Contabilita Appaiti PM'

Oggetto: I: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Allegati: sharp@amatmail.net_20160406_120918.pdf

Buongiorno, ti giro, in ailegato, le contabili dei pagamenti effettuati relativamente al canone di gestione parcheggi
per I'anno 2014.

Per il suddetto titolo, pertanto, resta da liguidare |'intero 2015, pari a complessivi Euro 446.270,65.

Salvo vostre diverse indicazioni procederemo alla liquidazione del suddetto importo in 5 {cinque) rate mensili di €
89.254,13 a partire dal 15 aprile.

Saluti cordiali.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

~AmAL
AMAT S.p.A.

Via Cesare Batlisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: [+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.; {(+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat, ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat ta.if
Sifo internet: hitp:ffwww,aomat fo.if

-----Messaggio originale-----

Da: sharp@amatmail.net [mailto;sharp@amatmail.net]
Inviato: mercoledi 6 aprile 2016 12.09

A: caralio@amatmail.net

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Rispondere a: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net> \07 Y-’OJK \ﬂ‘
Nome dispositivo: Non impostata U( i W’

G
Modello dispositivo: MX-M754N q/ w ‘6
Collocazione: Non impostata cblo\ ,\C

Formato File: PDF (Media compressione)
Risoluzione: 150dpi x 150dpi

Il file allegato & un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per visualizzare il documento.
Effettuare il download Adobe({R)Reader(R) dalla seguente URL:

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati o marchi dij fabbrica di Adobe
Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi. é Co

http://www.adobe.com/ (Z:B
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Re® bonifico gestione parcheggi
»

Oggetto: Re: bonifico gestione parcheggi

Mittente: Ufficio Contabilita Appalti PM <c.pignatale@comune.taranto.it>
Data: 16/07/2016 10.45 '

A: ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

CC: Pietro Carallo <carallo@amat.ta.it>

Riferimento vs e-mail si fa rilevare che le cinque rate GESTIONE PARCHEGGI 2015 sono di €
89.254,13 cad. per la copertura dellimporto dovuto pari ad € 446.270,65 — Si invita quindi a voler
disporre I'integrazione del bonifico per la copertura delle quattro rate APRILE-MAGGIO-GIUGNO-
LUGLIO —Si resta in attesa di urgente adempimento e di trasmissione di copia del relativo bonifico

E' gradito riscontro di ricezione.

Cordiali saluti - Cosimo Pignatale

Istruttore Economico Finanziario Ufficio Contabilita/Appalti
Direzione Polizia Municipale - Comune di Taranto

Sede: Via Acton 77 - 74121 TARANTO

Tel. 0994581017 - Fax 0997350187
PEC:pmcontratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

P.IVA 00850530734

C.F. 80008750731

www.comune.taranto.it

From: ragionerigamat
Sent: Friday, July 15, 2016 12:46 PM

To: c.pignatale@comune.taranto.it
Subject: bonifico gestione parcheggi

In allegato si trasmette copia del bonifico, in favore del Comune di Taranto, relativo alle prime quattro rate

GESTIONE PARCHEGGI 2015.
Distinti salut! Giuseppe Cardelicchio - Ufficio Ragioneria A.M.A.T. Spa Taranto

1dil 18/07/2016 8.50



