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Per la partecipazione al seminario:
"Gli obblighi di trasparenza per le
pubbliche amministrazioni"
{9-10 maggio)
del dipendenti:
- Tursi Tiziana
-~ Manenti Maria Fabieola
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

. Da compilare ed inviare alla segreteria del CEIDA fax 06.44704462 - mail: segréteria@ceida.com
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 Vart. IVAJCE.. 0043623083 oo e,
Modalita di partecipazione. M InAgla U In Videoconferenza
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* I campi in rosso sono obbligatori se il corso & in videoconferenza

GARANZIA DI RISERVATEZZA

- :IMraitamento dei dati personali che La riguardano viene svolta nell'ambito della banca dati elettionica del CEIDA e nel rispetto di
quanto stabilito dal d.L.vo 196/03 sulla tutela dei dati personali, Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza,

. ¢ effettuato-all’unico fine di aggiornarLa sulle iniziative culturali del CEIDA. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per

. .nessun-motivo e per essi Lei potrd richiedere, ai sensi dell’art. 7 del d.lve 196/03, in qualsiasi momento, la modifica o la

cancellazione, serivendo all’attenzione del Responsabile Dati del CEIDA. :

- .. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del CEIDA — Roma Tel. 06.492.531
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Oggetto: Re: Fwd: seminaric AO79A - AMAT SpA
Mittente: Segreteria_Ceida <segreteria@ceida.com>
Data: 03/05/2016 11.38 '

A: tursi <tursi@amat.ta. it>

Buocngiorne, B

confermiamo 1"avwenuta iscrizione e 1'efféettiva erogazicne del corso.

Al fini del pagamento della quota di € 490,00 + iva 22% cadauno, inviemo il
nestro codice IBAN:

BANCOFOSTA - Ufficio postale Roma 13, via Firenze 36 00184 Roma

IBAN IT 97 R 07601 03200 000013130000

Intestato & CEIDA SRL.

Cordiali saluti

Segreteria Ceida’

SCUCLA SUPERIORE

————— Original Message —=-=--

From: "Tiziana Tursi" <tursifamzt. ta it>

To: <seqreteriz@ceida.com>

Sent: Tuesday, May 03, 2016 8:56 AM

Subject: Fwd: Fwd: seminarioc RQ79A - AMAT Spa

———————— Messaggio Inoltrato ——------
Oggetto: Fwd: seminario AQ79A - AMAT SpaA-
Data: Tue, 3 May 2016 '07:56:08 +0200
Mittente: Tiziana Tursi <tursiBamat.ta.it>
A: Ceida <ceidanews@ceida.com>

-------- Messaggio Inoltrato =—-—=—--——-

Oggetto: seminario A0O79A - AMAT Spar

Data: Wed, 27 Bpr 2016 13:17:08 +0200

Mittente: Postz interna <tursilamatmail.net>

A: seqreteriafceida,com

CC: Pott.ssa Fabiola Menenti <menentifamat.ta.it>

Buongiorno,

le invio le due schede di iscrizione divise per dirigenti e funzicnari
relative al seminario AQ79A.

La prego di darmi conferma dell'avvenuta iscrizione e dell'attivazione
del seminario per la predisposizicne del bonifico bancario in fare gi
codesto Ente.

La ringrazio anticipatamente.

Dott.ssa Tiziana Tursi

05/05/2016 13.06



